
Raahen kaupunki, Kaavoitus  |  Rantakatu 8 C, 92100 Raahe 
Vaihde +358 8 439 3111  |  Y-tunnus 1791817-6 |  kaavoitus@raahe.fi  |  www.raahe.fi 

 

Raahen kaupunki 
Tekninen keskus 
Rakennusvalvonta 

Lausunto 
15.3.2024 / Kaavoitus 
1 (6) 

Viite: Pyydetty kaavallinen lausunto (LP-678-2023-00672) 

Kaavallinen lausunto 
Osoitteessa Päätalontie 17 (678-420-3-20) haetaan poikkeamista osayleiskaavasta uuden rakennuspaikan 
sijoittamiseksi. 

Kaavalliset perustiedot 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa Vihannin kirkonkylän osayleiskaava 2025 (Vihannin KV 
13.12.2012 § 61), jossa kohteen alue on osoitettu maatalousalueeksi (MT). Koh-
detta sivuaa kantatie 88:n varteen merkitty kevyen liikenteen yhteystarpeen 
reittimerkintä. Yleiskaava ohjaa rakentamista alueella. 

Kohdetta koskevat seuraavat yleiskaavamääräykset: 

- Yleiskaava-alue on asemakaavoitettuja tai asemakaavoitukseen tarkoitet-
tuja alueita lukuun ottamatta suunnittelutarvealuetta. 

- Maaseudulla rakennukset tulee sijoittaa rakennuspaikalle niin, huomioiden 
myös naapuritilan rakennukset, että pihapiiristä syntyy perinteisen malli-
nen, suojainen umpipiha. Pihan varasto- ja talousrakennuksia suunnitelta-
essa mallina voidaan pitää vanhojen pihapiirien rakennuskantaa. Talous- ja 
varastotilat tulisi sijoittaa erillisiin piharakennuksiin. 

- Uudisrakennuksen sekä vanhan rakennuksen laajennuksen tai peruskor-
jauksen tulee olla muodoltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäristöön 
sopiva. 

Kohdetta koskee seuraava yleiskaavamääräys Raahen kaupungin käytäntöön 
sovittaen: 

- Viemärilaitoksen toiminta-alueella olevilla kiinteistöillä syntyvät jätevedet 
on aina Vesihuoltolain edellytysten täyttyessä johdettava yleiseen viemä-
riin. Toiminta-alueen välittömässä läheisyydessä tulisi kiinteistöt ensisijai-
sesti liittää viemäriin. Viemäriverkoston ulkopuolella jätevedet on käsitel-
tävä YSL 3 a luvun, asetuksen (Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuol-
tolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisille alueilla) ja kunnan ympäristö-
suojelumääräysten mukaisesti. Tarkemmat määräykset vesikäymälän raken-
tamisesta ja käytöstä yleiskaava-alueella antaa kunnan terveysvalvontavi-
ranomainen. 
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Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 

Hankkeen kuvaus hakemuksessa 
Poikkeamista haetaan omakotitalon ja kahden piharakennuksen uudisrakenta-
miselle. Aiottu omakotitalo on puurakenteinen ja sen kerrosala on 180 k-m2. 
Aiotun talousrakennuksen kerrosala on 59 k-m2 ja pihasaunan 18 k-m2. Lämmi-
tykseen on tarkoitus käyttää maalämpöä maahan sijoitetusta piiristä. 

Rakennuspaikalta on lyhyt matka Vihannin keskustan palveluihin (keskustaan 
noin 1.5km). Aiotulle rakennuspaikalle lohkaistaan määräala kiinteistöstä 678-
420-3-20 (määräala 678-420-3-20-M601). Määräalan omistus on ennen lohko-
mista toisen hakijoista vanhemmalla. Rakennuttajan toiveena olisi harjoittaa 
yritystoimintaa lohkotulla kiinteistöllä. 

Poikkeamishakemukseen on liitetty aiottua muutosta kuvaava asemapiirros. 

Poikkeamishakemukseen liitetyssä lahjakirjassa määräalan pinta-alaksi on mer-
kitty noin 5500 m2. Lahjakirjassa lahjoitettava kohde on käyttötarkoitukseltaan 
asuinrakennuspaikka, mikä ei noudata alueella voimassa olevaa yleiskaavaa. 

Muut ennakkotiedot 

Asiaan liittyvä ennakkoneuvonta 
Hakijan, rakennusvalvonnan ja kaavoituksen edustajien kesken pidettiin en-
nakkoneuvontapalaveri 17.11.2023. Rakennusvalvonta toimitti hakijalle säh-
köpostilla kirjallisen koosteen kokouksessa kaupungin suosittelemista etene-
mistavoista.  

- Ensisijaisesti tulee hyödyntää kaupungin tonttitarjontaa. 
- Yleiskaavan mukaisesti alueen kehittämistarpeet voidaan ratkaista asema-

kaavoittamalla. 
- Yhden omakotitalon rakennuspaikkaa voi hakea suunnittelutarveratkaisulla 

ja poikkeamisella. Tässä tapauksessa hanketta edistäisi rakennuspaikan siir-
täminen Päätalontien varressa olemassa olevalta rakennuspaikalta. 

Asiassa pyydetyt muut lausunnot 
Asiassa on pyydetty naapurin kuulemislausuntoa Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri – vastuualueelta. Lausunto on annettu 
15.3.2024, POPELY/906/2024. 

Rakennusvalvonta on tiedustellut Pohjois-Pohjanmaan museon näkemystä vie-
reisestä sm - merkinnästä. Hakemuksen läheisyyteen on osoitettu viereisessä 
asemakaavassa sm -merkintä, joka ulottuu vähäiseltä osin aiotun rakennuspai-
kan kohdalle. Pohjois-Pohjanmaan museo ei nähnyt estettä poikkeamisluvan 
myöntämiselle. Alue ei ole maastoltaan sellaista, että asuinpaikka olisi jatkunut 
nyt osoitetulle alueelle (sähköposti 12.3.2024). 
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Naapurien kuuleminen 
Naapurit on kuultu. 

Kaavallinen lausunto haettuun poikkeamiseen 

Poikkeamisen edellytykset 
Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella 
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä. Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edelly-
tyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla 
suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 
rakentaminen 

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alu-
eiden käytön muulle järjestämiselle. 

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien to-
teuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutetta-
vuuden kannalta. 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon-
non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystar-
peiden turvaamista. 

Säädös sallii esimerkiksi rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan 
talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja met-
sätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen raken-
nuksen. 

Poikkeaminen 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos 
se 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den käytön muulle järjestämiselle. 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-

den saavuttamista.  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-

heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista ei voida myöntää 
maisematyölupaa koskevista säännöksistä. 

Kuvaus ja perustelut 
Poikkeamisena haetaan uudisrakennusten muodostamaa asuinrakennuspaikkaa 
yleiskaavassa osoitetulle peltoalueelle (maatalousalue, MT). 

Poikkeamisessa tulee huomioida kyseistä hakemusta arvioitaessa erityisesti, 
että maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, 
jos se haittaa kaavan toteuttamista (171.2 §:n kohta 1) tai jos se johtaa vaiku-
tuksiltaan merkittävään rakentamiseen (171.2 §:n kohta 4). Muilta osin MRL 
171 § ei estä poikkeamista. 
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Haetulla poikkeamisella poiketaan yleiskaavan osoittamasta asuinalueiden si-
joittamisesta taajaman asemakaavoitetun alueen läheisyydessä. MT-alueelle 
(maatalousalue) muodostuu poikkeamisen myötä uusi rakennuspaikka. Kohde 
sijoittuu voimassa olevan asemakaavan lievealueelle. Kiinteistölle 678-420-3-20 
on lisäksi osoitettu yleiskaavassa uusi asuinpientalojen alue merkinnällä AP – 
akm. Yleiskaavalla osoitetun asuinalueen pinta-ala on noin 1 ha. 

Asiassa tulee kaavoituksen näkökulmasta tarkasteltavaksi muutoksen vaikutus 
yleiskaavan toteuttamismahdollisuuteen. Uusi rakennuspaikka sijoittuu yleis-
kaavassa merkityn olemassa olevan asumisen ja asemakaavoitettavan asumisen 
alueen muodostaman kokonaisuuden jatkeeksi. Vihannissa on vielä käyttämättä 
asemakaavoitettua tonttivarantoa, joten yleiskaavassa osoitettujen asumisen 
lisäalueiden asemakaavoittaminen ei ole ajankohtaista lähivuosina.  

Asian merkittävyyttä tulee kaavoituksen näkökulmasta tarkastella haetun muu-
toksen vaikutuksella liikenneturvallisuuteen. Haettua rakennuspaikkaa sivuaa 
Päätalontielle yleiskaavassa merkitty kevyen liikenteen reitin yhteystarve, joka 
on toteutettu niin, että Päätalontien jatkeeksi on rakennettu Raahen keskustan 
suuntaava kevyen liikenteen reitti.  

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus / Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue on 
lausunnossaan 15.3.2024 todennut mm: 

”Kulku rakennuspaikalle on asemapiirroksessa esitetty uuden tonttiliittymän 
kautta Päätalontieltä. Päätalontie toimii myös ELY-keskuksen hallinnoimana ja-
lankulun ja pyöräilyn väylänä. Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue puoltaa 
liittymäluvan myöntämistä Päätalontielle. Liittymälupaa tulee hakea ELY-kes-
kuksesta liittymälupahakemuksella. Lisätietoa löytyy ELY-keskuksen sivuilta 
osoitteesta: https://www.ely-keskus.fi/liittymat. Tämä naapurin kuulemislau-
sunto tulee liittää liittymälupahakemuksen liitteeksi ja viitata asianumeroon PO-
PELY/906/2024. 

Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue huomauttaa, että teoreettinen melualue 
55 dB ulottuu kantatien 88 keskilinjasta noin 58 metrin päähän kiinteistön koh-
dalla. Teoreettinen melualue ei huomioi maastonmuotoja tai esteitä, vaan pe-
rustuu liikennemäärään, raskaan liikenteen osuuteen ja nopeusrajoitukseen. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tehdä tarvittaessa omalla kustannuksel-
laan tarkemmat melumittaukset ja suunnitella tulosten pohjalta mahdollisesti 
tarvittavat melusuojaukset. ELY-keskus ei ota kuitenkaan kantaa siihen, miten 
melusuojaus toteutetaan, vaan kiinteistön omistajan tai rakennushankkeeseen 
ryhtyvän on keskusteltava asiasta kaupungin rakennusvalvonnan kanssa. ELY-
keskus ei osallistu yksittäisten kiinteistöjen osalta melumittauksen eikä melusuo-
jauksen kustannuksiin tai toteuttamiseen. Mahdollinen meluaita tai muu melu-
suojarakenne tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan maantien suoja-alueen 
ulkopuolelle. Mikäli melusuojausrakenteita sijoitetaan suoja-alueelle, tulee nii-
hin hakea maantien suoja-alueelle rakentamisen poikkeuslupa ELY-keskukselta. 

Kantatie 88 suoja-alue ulottuu 30 metrin etäisyydelle maantien ajoradan keski-
linjasta. Koska rakennushanke sijaitsee maantien suoja-alueen ulkopuolella, ei 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueella 
ole huomauttamista tältä osin rakennushankkeesta.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ely-keskus.fi%2Fliittymat&data=05%7C02%7Cmathias.holmen%40raahe.fi%7C285f252942dd4749a89908dc44cba312%7Cda336f5e8be649c8ad096081f9ed11ef%7C0%7C0%7C638460888600222673%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=T5RBy8JwHqPW%2B9uBpf6BGL2YlXpzQWWlbOhKe%2Bl1a9I%3D&reserved=0
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Mikäli hankkeen toteuttaja katsoo, että asia koskee ELY-keskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat tai elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueita, tulee asiasta 
kuulla edellä mainittuja vastuualueita erikseen. Tämä lausunto lähetetään aino-
astaan sähköpostilla ja tallennetaan viraston sähköiseen arkistoon.”  

Asiassa tulee kaavoituksen näkökulmasta lisäksi tarkasteltavaksi muutoksen 
mahdollinen vaikutus ympäristökuvaan. Uuden rakennuspaikan rakennusten 
keskinäinen suhde ja rakentamisen sovittaminen ympäristökuvaan sekä mah-
dollinen vaikutus kantatie 88:n näkymään tulee pystyä arvioimaan. 

Poikkeamishakemukseen on täydennetty julkisivuluonnokset haetun poikkeami-
sen ympäristökuvan arvioimiseksi.  

Kaavoituksen näkemys poikkeamisesta 
Katson, että edellytykset poikkeamiselle MRL 171 §:n estämättä alla esitetyin 
ehdoin ovat olemassa. 

Täytettävät ehdot: 

1. Rakennuslupavaiheessa hakemusta täydennetään lupatasoisilla piirustuk-
silla aiotusta rakentamisesta. 

2. Rakennusten tulee muodostaa avoimeen maaseutuympäristöön sovitettu 
pihapiiri. 

3. Päätalontielle avautuvaa osaa rakennuspaikan kiinteistöstä ei saa käyttää 
aiottuun yritystoimintaan liittyvään tai muuhun varastointiin ja säilytyk-
seen. 

4. Liittymäliikenteen näkymät Päätalontielle tulee pitää avoimina, jotta uu-
den asumisen ja yritystoiminnan aiheuttama liikenne ei aiheuta vaaraa 
Päätalontietä käyttävälle kevyelle liikenteelle. 

5. Rakennuspaikan rakennukset, joissa tuotetaan jätevettä, liitetään viemäri-
verkkoon. 

6. Liittymälupaa tulee hakijan hakea ELY-keskukselta liittymälupahakemuk-
sella. 

7. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tehdä tarvittaessa omalla kustan-
nuksellaan tarkemmat melumittaukset ja suunnitella tulosten pohjalta 
mahdollisesti tarvittavat melusuojaukset. Mahdollinen meluaita tai muu 
melusuojarakenne tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan maantien 
suoja-alueen ulkopuolelle. 

Kaavoitus varaa oikeuden lausua jatkossa rakennushankkeeseen liittyvistä lu-
vista. 

RAAHEN KAUPUNKI, 
Kaavoitus 
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