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Kaavallinen lausunto 
Osoitteessa Kastellintie 360 (678-415-5-60) haetaan suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamista osayleiskaa-
vasta uuden rakennuspaikan sijoittamiseksi. Tilan Siimes pinta-ala on 6.3241 ha. Rakennushanke kohdistuu 
lohkottavalle määräalalle, jonka pinta-ala on noin 3,2 ha. 

Kaavalliset perustiedot 

Yleiskaava 
Alueella on voimassa Jokelankylän osayleiskaava 2020 (Pattijoen KV 14.12.2000 
§ 79), jossa kohteen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi 
(M). Merkinnän mukaan alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. 
Alueelle saa rakentaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä talous- ja tuotantoraken-
nuksia sekä liitännäiselinkeinoja tukevia rakennuksia ja laitteita. 

Alueella sallitaan asuinrakentaminen vähintään 10000 m2 tontille, mikäli raken-
taminen ei aiheuta MRL:n 16 § tarkoittamaa suunnittelutarvetta. 

Yleiskaava ohjaa rakentamista alueella. 

Kohdetta koskevat seuraavat osayleiskaavamääräykset: 

1. Alueelle rakennettaessa tulee noudattaa tähän osayleiskaavaan liittyviä ra-
kentamistapaohjeita. Uudisrakennusten tulee sopia rakennuspaikalle, ole-
massa olevaan pihapiiriin ja kyläkuvaan ulkonäkönsä, sijoituksensa ja raken-
nustapansa puolesta. 

2. Jätevedet on puhdistettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa 
ympäristölle tai naapureille. Jätevedet voidaan imeyttää, mikäli maaperä on 
siihen sopivaa. Jätevesien imeytyskenttä on sijoitettava mahdollisimman 
etäälle Pattijoesta, Huopakinojasta ja Jängenojasta. Jätevesiä ei saa imeyt-
tää pohjavesialueilla. Uusien ja uudistettavien jäteveden puhdistusjärjestel-
mien toteutuksessa tulee noudattaa kaavaselostuksessa annettuja ohjeita. 

3. Pattijokeen ja sen sivuhaaroihin rajoittuvilla rakennuspaikoilla on tulvava-
hingolle alttiiden rakennusosien oltava vähintään 1 metrin ylimmän havai-
tun vedenkorkeuden yläpuolella. 

Asemakaava 
Alueella ei ole asemakaavaa. 



 Kaavallinen lausunto,  20.3.2024 

2 (4) 

Hankkeen kuvaus hakemuksessa 

Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä 
Rakennetaan uusi puurakenteinen asuinrakennus n. 250 k-m2, puurakenteinen 
autosuoja n. 160 k-m2 sekä puurakenteinen pihasauna n. 30 k-m2. Lisäksi raken-
netaan tontille oma jätevesijärjestelmä (maasuodattamo) sekä maalämmön po-
rakaivo. 

Poikkeamiset säännöksistä perusteluineen 
Rakennuspaikka sijaitsee Raahen kaupungissa Jokelankylän osayleiskaavan alu-
eella. Uudet rakennukset sijoittuvat osayleiskaavan mukaiselle M-alueelle (maa-
ja metsätalousvaltaiselle alueelle). Suunnittelutarveratkaisua haetaan, koska 
alueella ei ole voimassa sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perus-
teella rakennuslupa voitaisiin myöntää. Suunnittelutarveratkaisua haetaan MRL 
16 §:stä MRL:n 137 § perusteella. 

Muut ennakkotiedot 

Asiassa pyydetyt muut lausunnot 
Asiassa ei ole pyydetty muita lausuntoja. 

Naapurien kuuleminen 
Naapurit on kuultu. 

Kaavallinen lausunto 

Edellytykset 
Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella 
Rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä. Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edelly-
tyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla 
suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 
rakentaminen 

1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alu-
eiden käytön muulle järjestämiselle. 

2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien to-
teuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutetta-
vuuden kannalta. 

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luon-
non- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystar-
peiden turvaamista. 

Säädös sallii esimerkiksi rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan 
talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja met-
sätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen raken-
nuksen. 
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Poikkeaminen 
Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan poikkeamista ei saa myöntää, jos 
se 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai aluei-
den käytön muulle järjestämiselle. 

2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoittei-

den saavuttamista.  
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-

heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamista ei voida myöntää 
maisematyölupaa koskevista säännöksistä. 

Kuvaus ja perustelut 
Hakijat hakevat suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa rakentaakseen 
Raahen kaupungin Jokelankylään uuden asuinrakennuksen n. 250 kem2, puura-
kenteisen autosuojan n. 160 kem2 sekä pihasaunan n. 30kem2. Lisäksi rakenne-
taan tontille oma jätevesijärjestelmä (maasuodattamo) sekä maalämmön pora-
kaivo. Hakemus kohdentuu määräalalle tilasta 678-415-5-60 osoitteessa Hirsi-
kankaantie (hakemuksessa Kastellintie 360). Määräalan pinta-ala on n. 3,2 ha. 

Alueella on voimassa Pattijoen Jokelankylän osayleiskaava, KV hyv. 14.12.2000 § 
79. Voimassa oleva osayleiskaavamerkintä on M, maa- ja metsätalousalue. Mer-
kinnän mukaan alue varataan pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueelle 
saa rakentaa pääkäyttötarkoitukseen liittyviä talous- ja tuotantorakennuksia 
sekä liitännäiselinkeinoja tukevia rakennuksia ja laitteita. 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

Haetulla poikkeamisella poiketaan yleiskaavan osoittamasta maankäytöstä Jo-
kelankylän läheisyydessä. Nykyiselle M-alueelle (maa- ja metsätalousalue) muo-
dostuu poikkeamisen myötä uusi rakennuspaikka. Määrä-ala on pinta-alaltaan 
rakennusalueeksi soveltuva. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella. 

Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai 
alueidenkäytön muulle järjestämiselle, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen. Rakennushanke sijoittuu luontevasti olemassa olevan kylära-
kenteen laitamille, nykyisten olemassa olevien kaavassa osoitettujen rakennus-
paikkojen lähettyville. Poikkeaminen ei estä toteuttamasta yleiskaavaa. 

Suunnittelutarve – ja poikkeamishakemukseen on täydennetty julkisivuluonnok-
set ympäristökuvan arvioimiseksi. 
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Kaavoituksen näkemys poikkeamisesta 

Katson, että hanke on MRL 137 §:n mukainen ja haettu rakentaminen: 

  
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käy-

tön muulle järjestämiselle: 
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttami-

sen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta: ja 
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai 

kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 
 

Katson, että poikkeaminen yleiskaavamerkinnästä ja -määräyksestä: 
 

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle; 

2) ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saa-

vuttamista; tai  
4) johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta mer-

kittäviä haitallisia ympäristö-, tai muita vaikutuksia. 
 

Puollan suunnittelutarvehakemusta ja poikkeamista yleiskaavan merkinnästä M 
ehdolla, että jätevesien käsittely hoidetaan ympäristövalvonnan edellyttämällä 
tavalla. 

Siinä vaiheessa, kun kunnallinen viemäriverkosto rakennetaan alueelle, velvoite-
taan kiinteistö liittymään siihen. 

RAAHEN KAUPUNKI, 
Kaavoitus 

Kaavasuunnittelija  
Mathias Holmén 

Liitteet 
Liite 1: Ilmakuva ja rakennuspaikan sijainti 
Liite 2: Ote osayleiskaavasta merkintöineen 

(Jokelankylän osayleiskaava 2020) 
Liite 3: Asemapiirustus 
Liite 4: Julkisivuluonnokset 
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K.OSA KORTTELI/TILA TONTTI/RNo

RAKENNUSTOIMENPIDE

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

RAKENNUSLUVAN TUNNUS

PIIRUSTUSLAJI

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

JUOKS.No

MITTAKAAVAT

SUUN.ALA TYÖ No MUUTOSPIIR.No

PÄIVÄYS YHT.HENK.

PATTIJOKI 678-415-5-60

UUDISRAKENNUS

OKT-HIRSIKANKAANTIE
HIRSIKANKAANTIE

92140 PATTIJOKI

PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

ARK 4638/2024 1.

14.2.2024 JOEL TIMLIN, INS.(AMK)

Svapa Oy     p. 050 3727 100
Muurarinkatu 2, 92120 Raahe
suunnittelu@svapa.fi
www.svapa.fi

Esim.
Jita Maasuodatuspaketti.
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OSA-ALUE SUURENNUS 1:500 P Korot tarkistettava rakennuspaikalla. Korkeusjärjestelmä N2000.
Maanpinnan kaltevuus muotoiltava 5% kaltevuuteen 3 metrin etäisyydelle talosta.

UUSI TONTTI MUODOSTETAAN KIINTEISTÖSTÄ
678-415-5-60 LOHKOMALLA

UUDEN, LOHKOTUN TONTIN PINTA-ALA: 3.502 ha

UUSI rajapyykki

678-415-5-60

678-415-1-127

678-415-5-23

678-415-12-32

678-415-5-61

678-415-1-26

678-415-1-56

678-415-12-107

678-415-12-2

M

KIINTEISTÖNRAJA JA
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

KIINTEISTÖNRAJA JA
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

KIINTEISTÖNRAJA JA
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

KIINTEISTÖNRAJA JA
YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

YLEISKAAVA-ALUEEN RAJA

Uusi pihasauna
~30m²
+21.000

6000 50
00

29
78

8

17
18

0

rsvensk
Tekstiruutu
LIITE 3



JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT
1. BETONI, HARMAA
2. VAAKAVERHOUS, UTV 28x170 mm, RUSKEA
3. IKKUNAT JA OVET, MUSTA
4. KATTOTURVATUOTTEET, YM ASETUKSEN 1007/2017 MUKAAN, MUSTA
5. VESIKATE, RIVISAUMAPELTIKATE, MUSTA

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Svapa Oy
Muurarinkatu 2, 92120 Raahe
suunnittelu@svapa.fi
www.svapa.fi  

Piirtäjä:
12.3.2024

4

1:100OKT-HIRSIKANKAANTIE
Hirsikankaantie
92140 Pattijoki

Joel Timlin Ins.(AMK) 045-1829798

UUDISRAKENNUS

PATTIJOKI 678-415-5-60

Pääpiirustus

Julkisivut
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